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RV: Acta de liquidación Contrato 057 de 1996

Lina Maria Quintero Bohorquez <lquinte6@directvla.com.co>
Mié 9/02/2022 5:07 PM
Para:  Fabiola Tellez Fontecha <ftellez@mintic.gov.co>

1 archivos adjuntos (532 KB)
2 Acta de Liquidacion DIRECTV REVISADA 09-02.pdf;

Hola Fabiola, va con la firma digital!
 
De: Adriana Maria Guzman <adrguz@directvla.com.co> 

Enviado el: miércoles, 9 de febrero de 2022 5:04 p. m.

Para: Lina Maria Quintero Bohorquez <lquinte6@directvla.com.co>

Asunto: RE: Acta de liquidación Contrato 057 de 1996
 
 
 
Adriana María Guzmán
Analista Alianzas
DIRECTV Colombia
Autopista Norte N° 103-60 Piso 4, Bogotá
PBX. (57) 1 5185936 Celular: 3112245679
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o
privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso,
revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de DIRECTV Colombia LTDA está
prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor contactar al remitente por este mismo medio y
eliminar el correo original incluyendo sus archivos. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso
de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, DIRECTV Colombia LTDA tendrá
derecho a cualquier tipo de reclamación por daños y perjuicios que esto le cause.


CONFIDENTIALITY NOTICE: 

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain
confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written
authorization of DIRECTV Colombia LTDA is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-
mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your
representatives of the above provisions may entitle DIRECTV Colombia LTDA to seek for damages.
 

De: Lina Maria Quintero Bohorquez <lquinte6@directvla.com.co> 

Enviado el: miércoles, 9 de febrero de 2022 3:06 p. m.

Para: Mariano Diaz De Vivar <mdiazdev@directvla.com.co>

CC: Alvaro Andres Ponce Reyes <alvpon@directvla.com.co>; Adriana Maria Guzman <adrguz@directvla.com.co>

Asunto: RV: Acta de liquidación Contrato 057 de 1996
 
Buenas tardes Mariano,
 
Te envío el acta de liquidación del contrato 057 de 1996 de televisión con la antigua ANTV. Este contrato deja de
tener validez porque la ANTV desapareció y ahora las funciones las ejerce el MINTIC de acuerdo a lo estipulado en
la ley 1978 de 2019.
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No suele recibir correo electrónico de ftellez@mintic.gov.co. Por qué esto es importante [aka.ms]

El acta fue revisada por el área legal y el área de regulación y estamos conformes con lo allí descrito. Los
comentarios que hicimos fueron acogidos sin problema por parte del MINTIC.
 
Debemos enviar el documento firmado el día de hoy y te pido tu colaboración para esto.
 
 
Mil gracias y quedo atenta ante cualquier duda.
 
 
Lina Quintero
Jefe de asuntos externos y regulatorios
DIRECTV LATAM
Autopista Norte No. 103-60 Piso 5, Bogotá
PBX: (57) 1 5185936 Ext. 1051 I Celular: 3168957110
 
 
De: Fabiola Tellez Fontecha <ftellez@mintic.gov.co> 

Enviado el: miércoles, 9 de febrero de 2022 1:37 p. m.

Para: Lina Maria Quintero Bohorquez <lquinte6@directvla.com.co>

Asunto: RE: Acta de liquidación Contrato 057 de 1996
 

This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and attachments.

 

Dra. Lina buenas tardes
 
Remitimos el acta con los ajustes solicitados para el trámite de firma del representante legal.
 
Así mismo, les solicitamos que nos envíen el certificado del revisor fiscal actualizado sobre el
cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y parafiscales. 
 
 
Atte, 
 
Fabiola Téllez

De: Lina Maria Quintero Bohorquez <lquinte6@directvla.com.co>

Enviado: miércoles, 9 de febrero de 2022 11:40 a. m.

Para: Fabiola Tellez Fontecha <ftellez@mintic.gov.co>

Asunto: Acta de liquidación Contrato 057 de 1996
 
Estimada Fabiola,
 
Compartimos el acta con nuestros ajustes y comentarios finales. En síntesis:
 

1. Le solicitamos al MinTIC corregir el punto asociado a que no se encuentra aprobada la vigencia de la última
póliza de cumplimiento, teniendo en cuenta que enviamos la constancia de renovación con nuestro
mensajero hace unos minutos.

2. Frente al estado financiero del contrato, le pedimos al MinTIC eliminar que “6 en caso de existir saldo a
favor de la Unidad, la presente acta se convierte en solicitud de anulación del compromiso y copia de la
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misma será remitida por Contratación a Presupuesto”. No tenemos claro en alcance del asunto pero esta
afirmación le quita seguridad jurídica al acta.

3. Incluimos unos procesos judiciales iniciados por DTV en contra de la ANTV hoy MINTIC que no estaban en
la lista y nos reservamos el derecho a interponer cualquier acción judicial en contra del MinTIC para hacer
valer cualquier perjuicio económico o daño reconocido o por reconocerse en virtud de las sentencias que
se profieran en el marco de los procesos.

4. Como el acta de liquidación del contrato no está generando obligaciones o compromisos económicos a
cargo de DIRECTV ni renuncias a derechos económicos que superen dicho valor, no vemos necesario contar
con la aprobación de la Junta Directiva.

 
 
Cordialmente,
Lina Quintero
Jefe de asuntos externos y regulatorios
DIRECTV LATAM
Autopista Norte No. 103-60 Piso 5, Bogotá
PBX: (57) 1 5185936 Ext. 1051 I Celular: 3168957110
 
 
 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de
carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona
y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha
información confidencial sin la autorización por escrito de la sociedad remitente está prohibida. Si
usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor contactar al remitente por este
mismo medio y eliminar el correo original incluyendo sus archivos. Mediante la recepción del presente
correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes
a los términos antes mencionados, la sociedad remitente tendrá derecho a cualquier tipo de
reclamación por daños y perjuicios que esto le cause.


CONFIDENTIALITY NOTICE: 

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it
is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or
distribution of such confidential information without the written authorization of the sending
company is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail
and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any
breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle the sending company
to seek for damages.

Declinación de responsabilidades 

Para más información haga clic aquí [mintic.gov.co]

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de
carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona
y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha
información confidencial sin la autorización por escrito de la sociedad remitente está prohibida. Si
usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor contactar al remitente por este
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mismo medio y eliminar el correo original incluyendo sus archivos. Mediante la recepción del presente
correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes
a los términos antes mencionados, la sociedad remitente tendrá derecho a cualquier tipo de
reclamación por daños y perjuicios que esto le cause.


CONFIDENTIALITY NOTICE: 

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it
is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or
distribution of such confidential information without the written authorization of the sending
company is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail
and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any
breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle the sending company
to seek for damages.


